Od: Ing. Miloslav Cink <miloslav.cink@ekobi.cz>

Odeslano: 16. bfezna 2017 9:08
Komu: '"Tomas Adamek'
Pfedmét: FW: FW: sanace sesuvu
Prilohy: Objednavka-JDR sesuv.doc

From: Jindfich Dvorak [mailto:jindrich.dvorak@email.cz]
Sent: Tuesday, March 14, 2017 1:42 PM

To: Ing. Miloslav Cink

Subject: Fwd: FW: sanace sesuvu

Potvrzeni objednavky

Akceptuji objednavku na prace vzniklé nepfedpokladanou havarii a to sanaci sesunutych svahi na
dvou mistech. Oboustranné svahy, které byly vybudovany v ramci stavby rozsiteni skladky TKO
Tiebovice - SO 01 prelozka toku. Fakturace bude vystavena na zéklad¢ skute¢nych nakladt
vynaloZenych na sanaci.

Soucasti faktury budou stazky, vykazy prace a pouzity materidl. Déle bude pfilozena
fotodokumentace - po sesuvu, béhem provadéni sanace a finalniho stavu. Prace budou provadény
dle pokynt projektanta zapsanych ve stavebnim deniku.

Dvorak Jindfich

jednatel JDR s.r.o.

-------- Pfeposlana zprava --------
Predmét:FW: sanace sesuvu
Datum:Tue, 14 Mar 2017 09:48:42 +0100
0d:Ing. Miloslav Cink <miloslav.cink@ekobi.cz>
Komu:'Jindfich Dvorak' <jindrich.dvorak@email.cz>

From: Ing. Miloslav Cink [mailto:miloslav.cink@ekobi.cz]
Sent: Friday, March 10, 2017 11:43 AM

To: Jindfich Dvorak'

Cc: 'Josef Halbrstat'; 'Blanka Novakova'

Subject: sanace sesuvu
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Semaninskd 2050 560 02 CESKA TREBOVA 1C: 64827500 DIC:CZ 648 27500
Zapis v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kralové dne 19.12.1995, oddil C, vlozka 9386

JDR.CZ s.r.0.
Podbranska 2198
Ceska Trebova
PSC 560 02

VAS DOPIS ZE DNE NASE ZNACKA DATUM
10.3.2017

Objednavka

Z diivodu vzniklé nepredpokladané havarie u Vas objedndvame sanaci sesunutych svahi na
dvou mistech. Obostranné svahy byly vybudovany v rdmci stavby: rozsiteni skladky TKO
Ttebovice — SO 01 prelozka toku. Faktura bude vystavena na zdkladé skutecnych ndkladi
vynalozenych na sanaéni opravy (stazky, vykazy prace, materidl ...). Nedilnou soucasti
faktury bude fotodokumentace po sesuvu, béhem provadéni stavebnich praci a findlniho
stavu.

Predpokladana cena cca 150.000,- K¢&.

Termin provedeni: ithned

n

S pozdravem

Ing. Miloslav Cink
jednatel

Vyrizuje: ing. Miloslav Cink
e-mail: miloslav.cink@ekobi.cz mobil: +420 731 125 806
web: www.ekobi.cz




